
From: Niels Ulrik Reinwald nielsulrikreinwald@gmail.com
Subject: Re: Afslaaet betaling fra kunde. Was: Vedrørende manglende indbetaling på kundenr. 606104483 (R30)

Date: 10 March 2020 at 15.59
To: Betaling Mail betaling@ikano.dk

betaling@ikano.dk

Dette er ikke rigtigt og Ikano taler usandt da de kr. 200,- er blevet belagt med et gebyr 350,-. Jeg har meddelt Ikano, at Ikano har 
afvist indbetaling i marts 2018 samt 2x rate-betalinger ultimo Marts 2020 m. reference til tidligere sendte email denne maaned.

Hvis og saa frem sagen havner hos klage-ministeriet: Det skal naevnes, at jeg har laant kr. 10.000,- af Ikano, hvilket er 
ganske udemaerket, til betaling af operation seks timer paa hospital i udlandet da Soenderborg Sygehus under samtidig 
ambulant behandling kort forinden operation totalt oversaa og ignorerede samt ej saa eller hoerte de omtalte symptomer 
jeg meddelte sygehuset disse. Men dette beroerer ikke direkte Ikano selvom Ikano tjener penge paa sygehusvaesenets 
udulighed paa trods af, at ca. 141 mia. kroner aarligt ca. 16% af statbudgettet 2020. Derfor har Ikano’s virksomhed nu 
en oekonomisk gevinst af manglende offentlig behandling og 100% laegesjuskeri hvilket er 100% meningen da private 
forsikringer skal overtage reelt laegebehandling og lade det statslige og kommunale sundhedssystem vaere til for 
laegerne og medicinal-firmaerne etc.. Jeg naevner blot dette skulle sagen blive klaget til samme myndigheder, som ikke 
med ca. 141 mia. har kunnet sikre, at danskerne ikke bliver syge paa stribe.

Vil Ikano accepterer 3x rate-betalinger ultimo marts 2020 uden gebyrer?

Niels Ulrik Reinwald

On 10 Mar 2020, at 11.15, Betaling Mail <betaling@ikano.dk> wrote:

Hej Niels,
 
Tak for din mail
 
Vi har noteret, at du ikke har mulighed for at indbetale kr. 200,00. Idet vi som oplyst tidligere ikke kan yde henstand, vil sagen 
den 14 marts 2020 blive sendt til inkasso
 
 
Med venlig hilsen/Best regards

 
Linda Andersen
Collection
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-----Original Message-----
From: Niels Ulrik Reinwald [mailto:nielsulrikreinwald@gmail.com] 
Sent: 9. marts 2020 19:22:27
To: Betaling Mail
Subject: Afslaaet betaling fra kunde. Was: Vedrørende manglende indbetaling på kundenr. 
606104483 (R30)

IKANO,

Ja, Ikano sendte tilbud efter jeg tilboed betaling og betaling m. to rater sidst i marts 2020, som Ikano ikke 
accepterede.

Niels Ulrik Reinwald

On 9 Mar 2020, at 15.54, Betaling Mail <betaling@ikano.dk> wrote:
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On 9 Mar 2020, at 15.54, Betaling Mail <betaling@ikano.dk> wrote:

Hej Niels,
 
Vi har tidligere fremsendt tilbud for ændring af ydelsen for undgåelse af inkasso den 14. marts 2020.
 
 
Vi kan ekstraordinært tilbyde, at du betaler en symbolsk ydelse på kr. 200,00 pr. måned i 
februar og marts for at undgå overførsel til inkasso. Du bedes indbetale via betalingsID:
+71< 060610448370034+85868829<
Dette mod debitering af et gebyr på kr. 350,00 for ændring af den eksisterende 
betalingsaftale, som vil blive tilskrevet den skyldige saldo.
 
Du bedes straks kontakte os, om du ønsker at tage imod ovenstående tilbud, således vi kan registrere dette. Du kan 
kontakte os på betaling@ikano.dkeller tlf. 43 55 66 80.
 
Med venlig hilsen/Best regards

 
Linda Andersen
Collection
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-----Original Message-----
From: Niels Ulrik Reinwald [mailto:nielsulrikreinwald@gmail.com] 
Sent: 9. marts 2020 10:50:10
To: Betaling Mail
Subject: Re: Vedrørende manglende indbetaling på kundenr. 606104483 (R30)

Ikano,

Jeg har tilbudt betaling og dette er afslaaet af Ikano. Jeg har ogsaa tilbydt to ordinaere rate-betalinger 
ultimo marts 2020; dette har Ikano ogsaa afslaaet.

Niels Ulrik Reinwald

On 9 Mar 2020, at 08.28, Betaling Mail <betaling@ikano.dk> wrote:

Hej Niels
 
Tak for din mail.
 
Jf. nedenstående bedes du venligst bemærke, at dit engagement med kundenr. 606104483 vil blive overdraget til inkasso 
den 13. marts, som følge af manglende betaling.
 
Du ønskes en god dag.
 
Med venlig hilsen/Best regards

 
Lærke Mårtensen
Collection
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-----Original Message-----
From: Niels Ulrik Reinwald [mailto:nielsulrikreinwald@gmail.com] 
Sent: den 7 mars 2020 07:42:00
To: Betaling Mail
Subject: Re: Vedrørende manglende indbetaling på kundenr. 606104483 (R30)

Ikano,

Ikke accepteret. Betaling standser.

Niels Ulrik Reinwald

On 6 Mar 2020, at 11.21, Betaling Mail <betaling@ikano.dk> wrote:

Hej Niels
 
Tak for din henvendelse
 
I forlængelse af din mail kan vi hermed oplyse, at vi desværre ikke har mulighed for, at udsætte din manglende 
betalinger til den sidste hverdag i marts måned 2020.
 
Vi kan ekstraordinært tilbyde, at du betaler en symbolsk ydelse på kr. 200,00 pr. måned i 
februar og marts for at undgå overførsel til inkasso. Du bedes indbetale via betalingsID:
+71< 060610448370034+85868829<
Dette mod debitering af et gebyr på kr. 350,00 for ændring af den eksisterende 
betalingsaftale, som vil blive tilskrevet den skyldige saldo.
Du bedes straks kontakte os, om du ønsker at tage imod ovenstående tilbud, således 
vi kan registrere dette. Du kan kontakte os påbetaling@ikano.dk eller tlf. 43 55 66 80.
 
 
Du ønskes en god dag.
 
Med venlig hilsen/Best regards

 

Yasmin Akhtar
Collection 
<tmpCF3C.tmp.jpg>

Ikano Bank, filial af Ikano Bank AB (publ), Sverige
Stationsparken 24, 2600 Glostrup

mailto:betaling@ikano.dk
http://www.ikanobank.dk/
mailto:nielsulrikreinwald@gmail.com
mailto:betaling@ikano.dk
mailto:betaling@ikano.dk


Stationsparken 24, 2600 Glostrup

 

Tel:     + 45 43 55 66 00        
Fax: + 45 43 55 66 06
E-mail: betaling@ikano.dk
www.ikanobank.dk

 

Org.nr. 516406-0922, CVR 28148321

 

IMPORTANT NOTICE

The information in this e-mail message (and/or attachments) is intended solely for the attention and use of the named

addressee and may be confidential. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that you have received

this transmission in error and that use of it is prohibited. In such case please delete this message and kindly notify the 
sender.

This e-mail message has been swept by AntiVirus and AntiSpam software for the presence of any computer viruses.

However, the ultimate responsibility for the virus checking lies with the recipient of this e-mail
<tmpD22C.tmp.jpg>

-----Original Message-----
From: Niels Ulrik Reinwald [mailto:nielsulrikreinwald@gmail.com] 
Sent: 6. marts 2020 11:05:48
To: Betaling Mail
Subject: Re: Vedrørende manglende indbetaling på kundenr. 606104483 (R30)

betaling@ikano.dk

Alletiders. Ja, jeg er bagud med betalinger grundet uforudsete omkostninger der langt overskrider 
mit årlige budget. Derfor har jeg måttet tilsidesætte Ikano. Jeg har modtaget Jeres breve tidligere, 
og det takker jeg for, men derfor har jeg ikke flere finanser af den grund, selvom det er fine 
påmindelser. Jeg vil betale så snart jeg ser mulighed for det hvilket højst sandsynligt ikke er før min 
pension indgår den sidste hverdag i Marts 2020 hvor Ikano står øverst på listen for April 2020. Jeg 
håber, men tænker for nuværende ikke det er muligt, at jeg kan betale rate så hurtigt som muligt - 
jeg bliver nød til at se på det meget stramme budget. Hvis Ikano ser det muligt; vil jeg evt. meget 
gerne betale mere end de 574,00 evt. med to rater eller ihvertfald så meget mit budget kan bære 
den sidste hverdag i Marts 2020.

Tak for Deres opmærksomhed og forståelse.

Niels Ulrik Reinwald

On 6 Mar 2020, at 09.04, Ikano Bank <betaling@ikano.dk> wrote:

Hej NIELS ULRIK REINWALD 
Ved gennemgang af dit engagement har vi bemærket, at vi fortsat ikke har registreret din 
indbetaling.
Idet vores betalingsaftale ikke er overholdt, skal vi oplyse, at såfremt det forfaldne beløb på
574,00 kr.
ikke indbetales omgående, vil sagen fortsætte i rykkerforløb og engagementet vil blive overdraget 
til retslig inkasso.
Foretages indbetaling på baggrund af nærværende henvendelse, skal vi bede dig om at 
fremsende kopi af kvittering, som du bedes uploade via dette link:https://ikanobank.dk/special-
pages/betalingsafdeling
For god ordens skyld oplyser vi, at der også er fremsendt en rykkerskrivelse pr. post.
BetalingsID
Har du mistet denne måneds girokort, kan du genbruge betalingsID´et fra tidligere girokort.
Du kan i øvrigt altid finde dit betalingsID ved at logge på Min Konto med dit NemID og klikke på 
”Seneste faktura” (https://ikanobank.dk/kontakt/min-konto)
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”Seneste faktura” (https://ikanobank.dk/kontakt/min-konto)
Spørgsmål
Ønsker du at tale med os, kan vi kontaktes på telefon 43 55 66 80 eller på mail: 
betaling@ikano.dk
Ikano Bank

IKANO Bank 
Hyllie Boulevard 27
SE-215 32 Malmö

R30
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